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Claudemir Lima Araujo <claudemir.araujo@bambuibioenergia.com.br>

ENC: DAE para complementação dos custos
1 mensagem

Claudemir L. Araujo <IMCEAEX-
_O=EXCHANGE_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_CN=RECIPIENTS_CN=CLAUDEMIR+20L+2E+20ARAUJO7C4@bambuibioenergia.com.br>

14 de
maio

de
2013

09:49
Para: "fernanda.fernandes@meioambiente.mg.gov.br" <fernanda.fernandes@meioambiente.mg.gov.br>
Cc: Marisa Arantes Teixeira <marisa.arantes@bambuibioenergia.com.br>, Wellerson Eleuterio <w.juliano@bambuibioenergia.com.br>

Prezada Fernanda, bom dia!

Segue comprovante pagamento do DAE referente à complementação de custos de análise do processo 10336/2006/006/2013.

Att,

Claudemir Lima Araújo
Engenheiro Ambiental
Bambuí Bioenergia S/A

De: Wellerson Eleuterio
Enviado: sexta-feira, 10 de maio de 2013 14:57
Para: Claudemir L. Araujo
Assunto: DAE para complementação dos custos

Claudemir, este é o e-mail da Fernanda para que eu ou você encaminhe o comprovante de pagamento da taxa da LO

Bom fds.

Wellerson Juliano Eleutério
Analista de Meio Ambiente
Tel. (37) 3431-5700
Ramal 5712

De: Fernanda Carolina Fernandes [fernanda.fernandes@meioambiente.mg.gov.br]
Enviado: sexta-feira, 10 de maio de 2013 13:49
Para: Wellerson Eleuterio; Marisa Arantes Teixeira
Assunto: DAE para complementação dos custos

Prezados,

Encaminho em anexo o DAE referente ao processo Bambuí Bioenergia S/A PA Nº 10336/2006/006/2013 a ser julgado na 98ª RO URC/COPAM/ASF no dia 23/05/2013, para complementação
dos custos da análise. Favor retornar email com DAE pago até dia 14/05/2013.

Lembrando que a falta de pagamento levará a retirada do processo da pauta da 98ª RO URC/COPAM/ASF.

Atenciosamente,

FERNANDA CAROLINA FERNANDES
Apoio URC - Unidade Regional Colegiada do

COPAM - Conselho Estadual de Polí�ca Ambiental

Secretaria Execu�va

____________________________________________________________________________________________________

SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

SUPRAM/ASF - Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São Francisco

Rua Bananal 549 - Bairro Vila Belo Horizonte

Divinópolis/MG - CEP: 35.502-034

(37) 3229-2800

P Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

2 anexos

7547602013 TOTAL.pdf
24K

DAE - Comprovante pagamento.pdf
116K
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