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De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA
Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA

Para: "Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Data: Quarta-feira, 21 De agosto De 2019 02:55 PM

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Servico Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE -
INDEFERIDO

Prezado (a) requerente,

Informamos que a sua requisigao, realizada por meio do Sistema de Requerimento de
Licenciamento Ambiental, foi INDEFERIDA por nao preencher os requisitos e procedimentos
necessarios ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar NOVO procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientacdes para preenchimento do formuldrio de caracterizacao
do empreendimento - FCE;

- Acessar a plataforma IDE para verificacdo da incidéncia de critérios locacionais e dos fatores de
restricao e de vedagao previstos na DN 217/2017;

- Preencher corretamente todos os campos necessarios do FCE (Formulario de Caracterizacdo do
Empreendimento), disponivel no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e
digitalizar o documento para instrugdao do seu requerimento.

- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 9 do referido FCE, quando se tratar
da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;

- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu
comprovante de pagamento como documento obrigatdrio anexo a sua requisicdo eletrdnica;

- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisicao de licenciamento para as
modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS);

Repetindo o procedimento, lembre-se de ndo deixar de atender as diretrizes acima expostas, sob
pena de sua requisicdo ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no préprio Sistema de
Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas
"Apresentagdo" e "Perguntas Frequentes", vocé obtera de maneira detalhada as orientagdes a
serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

PROBLEMAS OBSERVADOS:

Nao foram atendidas as complementagoes solicitadas no e-mail abaixo, dentro do
prazo estabelecido de 02 dias corridos, conforme e-mail abaixo encaminhado em
15/08/2019.

Gentileza ndo responder este e-mail.
Atenciosamente,
SUPRAM ZM

----- Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: "Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>

De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA

Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA

Data: 15/08/2019 04:19 PM )

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Servigco Autébnomo de Agua e Esgoto - SAAE -
SOBRESTADO
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Prezado,

Gentileza anexar protocolo referente a solicitagdo de correcdo/retificacdo da Portaria de
Outorga junto a URGA/ZM.

Esta solicitacdo devera ser respondida via e-mail em até 02 (dois) dias corridos sob pena de
indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

----"Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

De: "Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Data: 31/07/2019 05:15 PM )

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Servigo Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE -
SOBRESTADO

Wanuza, boa tarde.

Estamos tomando as providéncias necessarias em relacdo a retificacdo da portaria de outorga,
para o qual é necessario a formalizagcdo de um processo préprio junto a SUPRAM para
posterior analise pela URGA.

Por se tratar de 6rgdo publico, algumas dificuldades sdo inerentes como a necessidade de
licitacdo para contratacdo dos servicos, provisionamento para pagamento das taxas, etc.

Em razado disso, solicitamos a prorrogacao do prazo necessario a conclusao das informacdes e
documentos necessarios a formaliza¢do do processo.

Até amanha estaremos de posse do FOB e temos condi¢Ges de concluir o processo até a
préxima semana.

Desde ja agradeco a atengao.
At.
Glaucio

De: Wanuza Helena Campos <wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br> em nome de Licenciamento
Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviado: terca-feira, 30 de julho de 2019 16:23

Para: Glaucio Nogueira <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Servico Autdnomo de Agua e Esgoto - SAAE -
SOBRESTADO

Prezado,

Gentileza anexar protocolo referente a solicitacdo de correcao/retificacdo da Portaria de
Outorga junto a URGA/ZM.

Esta solicitacdo devera ser respondida via e-mail em até 02 (dois) dias corridos sob pena
de indeferimento.

Atenciosamente,
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SUPRAM/ZM

————— Wanuza Helena Campos/SISEMA escreveu: -----

Para: "Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>

De: Licenciamento Zona da Mata/SISEMA

Enviado por: Wanuza Helena Campos/SISEMA

Data: 25/07/2019 10:45 AM

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019- Servigo Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE
- SOBRESTADO

Prezado,

Qual o prazo necessario?

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

----- "Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>
De: "Glaucio Nogueira" <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Data: 24/07/2019 06:30 PM )

Assunto: RE: PROTOCOLO N° 70495589/2019 - Servico Autdonomo de Agua e Esgoto -
SAAE - SOBRESTADO

Prezados, boa tarde.

Anexo, o DAE com o comprovante de pagamento. Por um equivoco, foi anexado o arquivo
errado e por isso, pedimos desculpas.

Em relagao as coordenadas do ponto de captagao, s6 agora percebemos que as mesmas
ndo conferem com o local correto da captacdo. Iniciamos uma tratativa junto a URGA Zona
da Mata para fins de definicdo quanto ao procedimento a ser adotado e estamos no
aguardo de um posicionamento.

Em razao disso, solicitamos a concessdao de um prazo maior para que possamos proceder as
devidas correcdes.

At.

Glaucio B. Nogueira

De: Wanuza Helena Campos <wanuza.campos@meioambiente.mg.gov.br> em nome de
Licenciamento Zona da Mata <licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 19 de julho de 2019 12:39

Para: glaucio.nogueira@hotmail.com <glaucio.nogueira@hotmail.com>

Assunto: PROTOCOLO N° 70495589/2019 - Servico Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE -
SOBRESTADO

Prezado (a),

Informamos que a sua requisicao, realizada por meio do Sistema de Requerimento de
Licenciamento Ambiental, foi considerada INCOMPLETA por ndo preencher os
requisitos e procedimentos necessarios ao objetivo pretendido, quais sejam: nao foram
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anexados todos os documentos obrigatdrios para formalizacdo do seu processo.
Assim, favor responder este e-mail anexando os seguintes documentos:

- Anexar comprovante de pagamento do DAE;

- Solicitar a retificacao/correcdo das coordenadas geograficas do ponto de
captacao informadas na Portaria de Outorga tendo em vista que nao estao
vinculadas a nhenhum barramento.

Esta solicitacdo devera ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob
pena de indeferimento.

Atenciosamente,
SUPRAM/ZM

[anexo "8 - DAE e seu comprovante de pagamento.pdf" removido por Wanuza Helena
Campos/SISEMA]
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